DIRECCION DE CONTROL

DEPTO. GESTION ADMINISTRATIVA

SECCION SUBFENCIONES

RPR/RBP/APE/)C .
w MEMORANDUM N°1.134/
|‘|\‘ L} ;;

OFPA N°.300.858/

MAT: Rendicién Giro Global de
Ernesto Mardones Carrasco

LAS CONDES, 13 de noviembre 2025

DE : DIRECCION DE CONTROL

A : ERNESTO MARDONES CARRASCO
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA (S)

Se remite para su archivo en esa Unidad, la rendicién de cuentas que se indica:

Materia : GIiRO GLOBAL 2025

MNombre ; ERNESTO MARDONES CARRASCO

1.- Decreto de Pago : 0001 del 02.01.2025y
Comprobante de Egreso : 0003 del 08.01.2025 por $500.000.-
Monto Rendido : $81.200.- (32 rendicidn parcial)
Saldo por Rendir : $333.335.-

TOTAL DE RENDICION g $ 81.200.-

Saluda atentamente a Ud.,

ROMAN PING RIQ"ELME
DIRECTOR DE CONTROL (S)

Adj.: R/ctas. que indica con sus antecedentes

DISTRIBUCION:

Depto. de Finanzas (2)

Depto. Transparencia y Gestion Documental
Sr. Ernesto Mardones Carrasco

Carpeta

Archivo




E LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

@

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
SECCION TESORERIA

RSD/EMC/CAA

MEMORANDUM N° 918 /

MAT.: Rendicién Giro Global noviembre 2025

LAS CONDES, 06 de noviembre de 2025

DE: TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES
A: JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)
SR. JUAN PABLO VASQUEZ SALAS

En relacién con la materia sefialada, remito a usted rendicion de cuentas por concepto de giro global,
correspondiente al mes de noviembre 2025:

Decreto Cuentadante Comprobante Egresos. Valor

ORD000001-02/01/2025 |Ernesto Mardones Carrasco 92117 Y I$  27.360
92118 71$ 10660]
92119 “1$  19.660¢
92120 JI$  5.980
92121 vis  a270)
92122 VI$ 4270

/ /

Total $ 81200V

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

\7.
?”oﬁm

NESTO MARDONES CARRASCO }J:

TESORERO MUNICIPAL (S) /ﬂ
73243 (R7
ol.': 'Loi_de—:- nzas: N° 57¥ ¢) ’
. Fers 06 NOV 202

Disfribucidn: —_— 3

+ Depto. De Finanzas D?“‘"“ a L 4}7{ 9

¢ Tesmu OFPA N° 10652 Observacio Ies




FORMULARIO DE RENDICIONES DE CUENTAS GIRQ GLOBALES RENDICION PARCIAL

BENEFICIARIO ERNESTO MARDONES CARRASCO RUT : I
DECRETO DE PAGO N°  ORD000001 FECHA : 02/01/2025
EGRESQ N° 3 FECHA : 08/01/2025
MONTO $ 500.000
N°DOC Fecha Naturaleza Gasto Valor Imp. Definitiva
92117 ¢ 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) , $ 27.360
92118 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) < $ 19.660
92119 / 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) < $ 19.660
92120 / 04/11/2025 |Pagaré ante notario (pago en efectivo) / $ 5.980.
92121 /, 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) $ 4.270
92122 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) / $ 4,270
Total Rendido $ 81200y
Reintegro

Nota: Se adjunta copia de correo electrénico, donde la Direccion juridica, solicita antencedentes

i
1

Ve B® Contralor

/
U5 22 12.00Z2.028  $B1200 /, L




Los

3 MEIOR PARA TODOSR

Ingreso Observaciones

Fecha 10/11/2025 Tipo Seguimiento :  Ingreso

Revisor José Miguel Corvaldn  Ndmero Seguimiento : 300858

Tipo Decreto Rendicién

Direccién Responsable DAF

Unidad Técnica Depto. Tesoreria

10bservacién Obs memo 918 giro global Ernesto Mardones

Indicar cuales fueron los montos pagados en cada una de las boleta de honorarios electronicas que

presentan terminacfon en 55, debido a que tienen presenten ef descuento de ey de redondeo. indicar
como se llavo a cabo el pago de cada uno.

Trgress D, 3§ Franzas: N 77 3 7% (%

Fecha: _ JONOV om5 |
Derivara: fz'

oya |
nas |
/ |
(Para devolucién proyecto decreto debe completar datos solicitados a
s

continuacién)

Responsable nombre: Cuentadante

Anexo:

Este documento debe ser devuelto con la observacién corregida




FORMULARIO DE RENDICIONES DE CUENTAS GIRO GLOBALES RENDICION PARCIAL

BENEFICIARIO ERNESTO MARDONES GARRASCO RUT T
DECRETC DE PAGON° ORD000001 FECHA 8 02/01/2025
EGRESQ N° 3 FECHA ] 08/01/2025
MONTO $ 500.000
N°DOC Fecha ] Naturaleza Gasto Valor Imp. Definitiva
92117Y / 04/11/2025{Pagaré ante notario (pago en efectivo),’ $ 27.3604
92118/ / 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) $ 19.665/
92119 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) $ 19.665
92120 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) $ 5.985
92121 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) $ 4.2754
92122 04/11/2025|Pagaré ante notario (pago en efectivo) $ 42754
Total Rendido $ 8i225)
Reintegro

Nota: Se adjunta copia de correo electronico, dénde La Direccion juridica, solicita antencedentes
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Paola Alvarado Castillo

De: José Caro

Enviado el tunes, 10 de noviembre de 2025 1547
Para; Paola Alvarado Castillo

Asunto: RE: PROTESTO PAGARE

Estimada las boletas, estdn bien emitidas, la diferencia es gue no llevan impuesto, por eso sale retencisn y total liquido.

José Caro
IDepartamento Notaria Express

VH | ————

TALEE L \Th,&@_ W a ‘ Av. Apoquindo 3076, oficina 601
NOYTART 4 [Teléfono 2 2427 2811

INUEARIA

1

De: Paola Alvarado Castilla [mailto Jj N

Enviado el: junes, 10 de noviembre de 2025 15:12
Para: José Caro i _ _
Asunto: RE: PROTESTO PAGARE

Estimado José:

Junto con saludar, quisiera solicitar su ayuda, la Contraloria interna nos objetd las boletas, ya que ellos nos
indican que falta una parte después del cddigo de barras, las boletas anteriores venfan con esa informacidn.
Agradeceria si nos puade ayudar.

Muchas gracias

oy Paolz Atraracio Castillo
@J Seqcidn Cobranza - Dapartamanto da Tasoreria

LAS CONDES

R ye—

Enviado el: miercoles, 29 de octubre de 2025 12:01

Para: Paola Alvarade Castillo

Asunta: RV: PROTESTO PAGARE
Estimada las boletas a nombre de cada deudor? O de la municipalidad

_ José Caro
. _5. Departariento Notarfa Express

YR '“';\;”;J;- LA e Av. Apoguindo 3076, oficina 601
- f A iTeléfono 2 2427 2811

De: Paola Alvarada Castillo Imailto [N

Enviado el: miércoles, 29 de octubre de 2025 11:19
Para: José Caro 4
Asunto: RE: PRO’

Estimo Jose:



José Miguel Corvalan Calderon

De: Catalina Altamirano Arias

Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 2025 16:52

Para: José Miguel Corvalan Calderon

cc: Alexander Paschold Lazaro; Ernesto Mardones Carrasco; Francisco Reyes Aguilera
Asunto; RE: Ejempla boleta honorario electrénica

Datos adjuntos: [Untitled].pdf

Buenas tardes José Miguel, te adjunto correo de notaria donde explica motivo que ustedes consultan, ademds te
adjunto boletas imagen de 2 boletas originales.

Ante cualquier duda o cambio me lo haces saber.
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Saludos y linda tarde,

Wy Catalina Altamirano Arias
g Secretarfa, Departamento de Tesoreria

LAS CONDES
MUNCPAUDAD @ mEE (>

De: José Miguel Corvalan Calderon NG

Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 2025 14:49

Para: Catalina Altamirano Arias NN
CC: Alexander Paschold Lazaro [

Asunto: Ejemplo boleta honorario electronica

Estimada Catalina

Segun lo conversado remito ejemplo de las boletas de honorarios electrénicas rendidas en casos
TOTAL GENERAL después de los descuentos, ya

que como te comentaba hay algunas de la boleta que tiene en el final el descuento los $5 pesos los
cuales salen descontados por ley de redondeo sin embargo estan presentes en la rendicion.

anteriores. En estas se presenta un apartado mas de

3

" ) lascondes.cl



Boleta de Honorarins Electrénica
! Res. Ex. NY83 DE 30/08/2004
?\i” 35-160

b i e ittt s s e e bk B e

Patricia Valentina Manriquez Huerta
©.662.664-9
48° Notaria da Sanliago, Patrcia Manriquez
Huerta
Avenida Apoguindo N° 3076, OF. 601, Las
Condles
contaclo @notarlapatricamanriquez.cl

Facha: 04-08-2025 11:18

8r{a).: P MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

RUT.: 689 .070.400-5

Direccion: APOCQLENDO 3400 LAS
CONDES SANTIAGO

Alenclén Profgsional 7 Sarvicio

FEE WAL Kl SO R i et i i oM el MMM e R e A BN R L e L EET e

LETRAS % 18 &0
Totl Brule $18 000
Retencidn {14,5%) $2.610
Totai Liquido 3 15.380

Fune: Jose Carg
N.C.. 64787
0.7.- 508342

& aste documento ar www. sl1.cl

T

(4662664854602423D54
Se deja conslancia de la recepaion de los
siguientes valores, que serén pagados an las
instituciones respectivas:

impuasto $ 14.275

5



Quedo atento a tus comentarios

Saluda atte.,

iy José Miguel R. Corvaldn Calderén.
Direccidon de Control
Depto. Gestidn Administrativa / Subvenciones
LASCONDES Quuuus & ol @) scouesc

MUNICIPALIDAD



De: José C_:aro
Enviada el: miércoles, 29 de octubre de 2025 10:47

Para: Paola Aivarade Castillo {J ENEGTGTNNGNGNE

Asunto: RE: PROTESTO PAGARE

Estimada buenos dias, envié planilla de protesto, con valor a pagar, favor indicar si las boletas las hacemas por separado
o solo una por todo.

BVH

PATRICTA MANRIOULZ HUELRTA

NOTARIA

José Caro
Departamento Notarfa Express

Av. Apoquindo 3076, oficina 601
eléfono 2 2427 2811

De: Paola Alvarado Castillo [mailto i N

Enviado el: jueves, 23 de octubre de 2025 15:43
Paca: Jose o N
Asunto: RE: PROTESTO PAGARE

Muchas gracias

ww Paola Alvarado Castillo

E Seccién Cobranza - Departamento de Tesoreris

O
HNGRE o n— O B @ kscondesct

De: José Caro

Enviado el: jueves, 23 de octubre de 2025 10:47
Para: Paola Alvarado Castillo

Asunto: RE: PROTESTO PAGARF

Estimada buenos dias, envié valores.

N°CONV. | CUOTA NOMBRE RUT vencimiento| Valor cuota Saldo Valor
deuda |protesto
JOSE PATRICIO , . ] .
4645 10/11 | carrENG - 25 febrero de 2025 $40.449, 80.960. $5.000.
BARAHONA )
3805 | 11711 | TAPUSASA. 7 25 julio de 2025 7.639.208- |$7.639.208- |  $32.000-
AGENCIA EN 6.530.518-7
CHILE SR
3815 08/11 | SERVICIOS 78.630.740- | 2S mayo de 2028 $645.431.- |$2.581.722- |  $23.000-
COMERCIALES SPA 6
3861 | 04/0S | TELESCOPIO BPA 7 25 marzo de 2025 $55.970.- | 111.942- $5.000.-
7.638.809-2
COMERCIALIZADO )
3942 | 02/06 | ¢\ EeoAiDio 75.452.330- 25 abril de 2028 $964.040.- |$4.820.199- |  $23.000-
LTDA.
4008 | 01/05 | RUDLOFF 76.762.489- | 25 abril de 2025 92.692- | 463.458.- $7.000--
PROPIEDADES SPA 1

3




Boleta de Honorarios Electronica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 92117V
Fatricia Valentina Manriquez Huerta
9.662.664-9
48° Notaria de Santiago, Patricia Manriquez
Huerts
Avenida Apoguindo N° 3076, Of. 601, Las
Condes
coniacto@@nolariapatriciamanriquez.cl
/

Facna. G4-11-2025 10:55/

sr(a). | MUNIGIPALIDAD DE LASJ
CONDES

RUT; 69.070.400-5

Diraccitn; APOQUINDOG 3400 LAS
CONDES SANTIAGQ

Atancién Profesional / Servicio

- e RS A W MR LA M L w G AR R A AR DA Ay RA mE e e e w

LETRAS £ 32.000
Total Bruto 8 $ 32000
Relencién (14,5%) % 4.640
Total Liguido $ 27.360

Func. Jose Caro
N.C.. 71818
O T:519801

Vearifigue aste documenio en www.s

il MR |I|i|l|l|ll||||||l|

26849 211 77D

Boleta de Hanorarios Electrénica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 952118
Patricia Valentina Manriguez Huerta
0.662.664-9
48° Notaria de Santiage, Patricia Manriquez
Huerta
Avenida Apoquinde N° 3076, Of. 801, Las
Condes
contacto@notarlapatriciamanriquez.cl

Fecha:  04-11-2025 10:56"

Sr(a).: | MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

RUT: 69.070.400-6

Direccion: APOQUINDOQ 3400 LAS
CONDES SANTIAGO

Alencion Profasional / Servicio

q.b-—_Hh-—_“——_mn—-ﬂw————-——_m‘

LETRAS $ 23.000
Total Bruo 7 $23.000
Retencién (14,5%) $3.335
Total Liquido $ 19.665
Ley Radondeo $-6

Fune: Jase Caio
N.C.:71814
0.7T.: 618799

Verifique esie docum

IIHIIIIHHIIIII lilIIHINIIIIIHIHIIIIIIII!IIIIHI!I

6649211880FFF70




Boleta de& «lonorarios Elecirénica
Res. Ex. N°83 DE 30 /@9/2004

N° 92118

Boleta de Honorarios Elecirénica
Res. Ex. N°83 DF 30/08/2004
Ne @120

Patricla Valentina Manriquez Huerta
8.662.664-9
48° Notaria de Santiage, Patricia Manriguez
Hueria
Avemda Apoguindo N° 3076, Of. 601, Las
Condes
contacto@notarlapatriclamanriquez.ci

Facha:  04-11-2025 1057

Sr(a).: | MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

RUT: §9.070.400-5

Direccion: APOQUINDO 3400 LAS
CONRES SANTIAGO

Atencidn Profesional f Serviclo

- b mm e em e ek MR AN A M R e Am e e e e SR AS A s s e

LETRAS $ 23.000
Total Bruto $23.000
Reiencidn (14,6%) $3.336
Total Liquide $ 19.665?
Ley Redondeo $-5

Func: Jose Caro
N.C.: 71813
0.7.. 519748

gsie documento en www.sli.cl

||H|I||||lIIlII\IllllllllllllllllIIII|||||||I||||I I

0866266492

Patricia Valentina Manriquez Hueria
9.662.664-9
48° Notaria de Santiago, Patricia Manriquez
Huerta
Avenida Apoquindo N° 3076, Of. 601, Las
Condes
contacto@notariapatriclamanriguez.cl

Facha: 04-11-2025 10:57

Sr{a).. It MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

RUT: 69.070.400-5

Direccion. APOQUINDO 3400 LAS
CONDES SANTIAGO

Atencion Profesional / Servicio

o R WNT e S W G e e e wme i S e e AL WS AR RE S e e e e

LETRAS $7.000
Total Bruto  $7.000
Retencién (14.5%) $1.016
Total Liquido $5.085
Ley Redondeo $-5/

Fune: Jose Caro
N.C.. 71812
0.7.. 519797

nio sn www.sii.cl
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Boleta de Honorarios Electronica
Res. Ex. N"83 DE 30/08/2004
N° 92121

Patricia Valentina Manriquez Hueria
9.662.664-9
48" Notaria de Santiago, Patricia Manriquez
Huerla
Avenida Apoquindo N° 3076, Of. 801, Las
Condes
contacto@notariapairiciamanriquez.c

Facha: 04-11-2025 10:58

Sr(a).: | MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

RUT: §49.070.400-5

Direccion: APOQUINDCQ 3400 LAS
CONDES SANTIAGO

Atencian Profesional / Servicio

e e e e e A R WW S G MmS LA MR S el JMA W e men e e e o e

LETRAS $5.000
Total Bruto  $6.000
Retencién (14,5%) $725
Total Liquido $4.275Y
ey Redonden §-5'

Fune: Jose Carp
N.C.: 71811
O.T.. 519794

6 asle documen

|l||I||||||IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIHII|IHHIIIIIII

26649212162

Boleta de Henorarios Electrénica
Res. Ex. N°B3 DE 30/08/2004

N°B2122

Patricla Valentina Manriquez Huerta

9.662.664-9
48° Noiaria de Santiago, Pairicia Manriquez
Huerta
Avenida Apoquindo N° 3078, Of. 601, Las

Condes

contacto@notariapatriciamanriquez.cl

Fecha: (4-11-2025 10:58

Sr(a).. i MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

RUT: §8.070.400-5
Direccidn: APOQUINDO 3400 LAS
CONDES SANTIAGO

Atancion Profesional / Sarvicio

R R e e T T I T

LETRAS $ 5.000
TotalBrue  $5000
Retencidn (14,6%) $725 /
Total Liquido $4.275 /
Ley Redondso $-5
Func: Jose Caro

N.C.: 71810

C.T.. 519793

a aste documenio en Www.s

T

62564921 2272C09840




PairiGid wianriquez Huerta
NOTARIO

Av. Apoquindo #3076, Las Condes

DOCUMENTOS PROTESTADOS EL28-10-2025 11:16:45
A: MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

TiPO DE DOCUMENTO: PAGARE

Total a
N°OT  N°Banco Vencimient  Aceptantet Monto N°Prot  Derechos  Impuesto Retencion  Abonar
905. 4645 25-02-2025 ( CARRENOD BARAHONA 80.900,00 164 5.000 - 0 725 4,275
JOSE PATRICIO
908 3861 25-03-2025 [ TELESCOPIO SPA 111.942,00 165 5.000¢ ] 725 4.275
910 4008 25-04-2025 ( RUDLOFF PROPIEDADES 463.458,00 166 7.000 4] 1.015 5985
SPA
907 3815 25-05-2025 ( SERVICIOS 2.581.722,00 167 23.000 » 0 3.335 19.665
COMERCIALES SPA
909 3942 25-04-2025 { COMERCIALIZADORA 4.820.199,00 168 23.000 ¢ 0 . 3.335 19.665
ECOQAUDIO LTDA.
906 3805 25-07-2025 { TAPUSA SOCIEDAD 7.630.208,00 169 32.000 « 0 4.640 27.360
ANONIMA AGENCIA DE
CHILE
SON: 6 DOCUMENTOS Sub-total. PAGARE 95.000 0 13.775 81.225
DOCUMENTOS TOTALES: 6
DERECHOS & 95.000
IMPUESTOS § ¢
TOTAL § 95.000
-RET 3% 13.775
TOTAL ABONAR 81.225

SANTIAGO, LAS CONDES A 30 DE ABRIL DEL 2024

DRS.$6.000.-
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